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Comeras FAUF

De: "Rose" <rose@extraengenharia.com.br>
Para: <comprasfauf@ufsj.edu.br>

Enviada em: quinta-feira, 17 de feverejro de 2011 09:19
Assunto: Questionamento TP.001.2011 - A/C Alan

Alan, bom dia.

Estou preparando a licitacdo em epigrafe e detectei um erro na planilha, gerando um ¢

O item 3.2.2 consta:

3.2.2 Armadura CA50 e CABO, inclusive corte e dobra das ferragens

A multiplicagdo da quantidade X valor unitario nao foi efetuada, havendo um erro na f¢
O valor correto é 243.236.00.

Peco a gentileza de verificar.
Desde ja agradeco atencao e aguardo.

At.

Rosemary Teotonio Dias

Setor de Licitac6es
Extra Engenharia Ltda
Crea 56.863/D

E (31) 3412-2744
® (31) 9147-2082 /8731-2895

ISO 9001:2008 - PB
"TRABALHO COM QUALIDADE E A CERTEZA DA S A4 TISFACAO DE NOSSOS C

Animacoes GRATUITAS para seu e-mail - de [ncrediMail!

21/2/2011
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De: "Lula” <lula@ufsj.edu.br>
Para: "Compras FAUF" <comprasfauf@ufsj.edu.br>
Cc: "Rose" <rose@extraengenharia.com.br>

Enviadaem: segunda-feira 21 de fevereiro de 2011 10:04
Assunto: Re: Re: Questionamento TP.001.2011 - AIC Alan

Prezado Allan, 4
verificando a planilha reaimente constatamos O erro apontado pela Extra Engenharia Ltda.
Ja revisamos a planilha e o Fabio devera encaminha-la para a FAUF.

Sugiro fazer uma retificacdo no edital e continuar o mesmo processo.

Desculpe nossa falhal

Um abrago,
Lula

-——- Original Message —
From: Compras FAUF

To: lula@ufsj edu.br

| Cc: Rose

Sent: Friday, February 18, 2011 2:27 PM

Subject: Fw: Re: Questionamento TP.001.2011 - A/C Alan

Lula,

Segundo a Rose (que nos 16 em copia), da empresa Extra Engenharia, hda um erro na férmula de
uma planilha que devera ser apresentada no dia da licitagao.

Segue o erro apresentado:
O item 3.2.2 consta

[3.2.2 }QI"ITIEdUI'E CAS50 e CA60, inclusive corte & dobra das ferragens

A muitiplicacio da quantidade X valor unitaric ndo foi efetuada, havendo um erro na férmula.
| O valor correto é 243.236.00.

Favor verificar se o erro em questao realmente existe,
Atenciosamente,

Allan Cipraini
Setor de Compras
FAUF

(32) 3379-2575

—- Original Message --—-

From: Rose

| To: comprasfauf@ufsj edu.br

Sent: Friday, February 18, 2011 4:12 PM

Subject: Res: Re: Questionamento TP.001 2011 - A/C Alan

ALLAN, BOA TARDE.
EM CONVERSA COM O LULA, ELE PEDIU QUE VOCE ENCAMINHE ESTE QUE

AGRADECO E AGUARDO.
ROSE.

——Mensagem original

De: Compras FAUF

Data: 17/2/2011 08:23:18

Para: Rose

Assunto: Re: Questionamento TP.001.2011 - A/C Alan

Prezada Rose,

Esta planilha foi desenvolvida e repassada pelo Setor de Obras da Universidade Federal de S&o Joéac
Att.

Allan Cipriani

Setor de Compras

FAUF

(32) 3379-2575

—— Original Message -—-

From: Rose

To: comprasfauf@ufsj edu.br

Sent: Thursday, February 17, 2011 10:19 AM
Subject: Questionamento TP.001.2011 - AIC Alan

Alan, bom dia.

Estou preparando a licitagdo em epigrafe e detectei um erro na planilha, gerando un

O item 3.2.2 consta:

3.2.2 F\nnadura CAS50 e CAB0, inclusive corte e dobra das ferragens

A multiplicagdo da quantidade X valor unitario n&o foi efetuada, havendo um erro na
O valor correto é 243.236.00.

Peco a gentileza de verificar.
Desde ja agradeco atengéo e aguardo.

At.

21/2/2011
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De: "Matheus" <matheus@siclaengenharia.com.br>
Para: <comprasfauf@ufsj.edu.br>

Enviada em: segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 11:41
Assunto: Questionamento TP 001/2011

Prezado(s) Senhor(es),

A empresa SICLA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 17.375.874/0001-26, participante do certame TP
001/2011, vem por meio deste realizar o seguinte questionamento:

- No item "3.2.2 - ARMADURA CA50 e CA 60, inclusive corte e dobra das ferragens”, foi detectada uma
falha na férmula de totalizac&o do item. Foi somado os dois itens abaixo (3.2.3 e 3.2.4) ao invés de ter
sido multiplicado o quantitativo pelo prego unitario do item em questio. Desta forma o total do item ficou
em R$163.984,48 enquanto o correto seria R$243.236,00 resultando numa diferenca de R$79.251,52
(fora BDI).

Tendo em vista que a falha resulta em uma diferenca de aproximadamente 11,20% do valor de custo da
obra, n&o podemos desconsidera-la.

Portanto solicitamos analise do questionamento e um retorno urgente, Ja que a licitag&o esta agendada
para o dia 24/02/11.

Atenciosamente,

Eng® Matheus Comanduci Fernandes Neto
Sicla Engenharia Ltda
31 3411 4255 - 31 9346 6256

21/2/2011




